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ABSTRAK
Dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang
besar bagi dunia pendidikan. Apabila seseorang tidak mampu menyesuaikan diri
maka akan terjadi berbagai permasalahan seperti mahasiswa akan berfikir untuk
berhenti kuliah, menunda dalam mengerjakan tugas, bahkan tidak mampu
menghadapi stress dan cemas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan antara kondisi fisik, kepribadian, edukasi, lingkungan, agama dan
budaya sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri
mahasiswa baru di STIKes Payung Negeri Pekanbaru selama pandemi Covid-19.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain
korelasi dan menggunakan studi pendekatan cross sectional. Penelitian ini
dilakukan di STIKes Payung Negeri Pekanbaru. Sampel penelitian sebanyak 102
responden diambil dengan menggunakan teknik Random Sampling Alat ukur
faktor-faktor menggunakan kuisioner yang telah dilakukan uji validitas dan
reliabilitas dengan nilai r tabel 0,553. Nilai uji valid kondisi fisik (0,626-0,881)
dan reliabilitas (0,626), kepribadian (0,605-0,879) dan reliabilitas (0,855), edukasi
(0,574-0,924) dan reliabilitas (0,859), lingkungan (0,588-0,835) dan reliabilitas
(0,738), agama serta budaya (0,553-0,835) dan reliabilitas (0,716) dan terdapat 31
pertanyaan yang valid dan reliabel, sedangkan alat ukur penyesuaian diri
menggunakan kuisioner dari penelitian (Rovika, 2021). Analisis yang digunakan
adalah uji statistik Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara kondisi fisik, kepribadian, edukasi/pendidikan,
lingkungan dan agama serta budaya dengan kemampuan penyesuaian diri
mahasiswa baru di STIKes Payung Negeri Pekanbaru dengan p value < 0,05.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya
untuk membahas upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan
penyesuaian diri yang terjadi pada mahasiswa baru yang akan memasuki dunia
perkuliahan.
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ABSTRACT
The impact of the Covid-19 pandemic has had a major impact on the world of
education. If someone is not able to adjust, there will be various problems such as
students will think about quitting college, delaying doing assignments, even being
unable to deal with stress and anxiety. The purpose of this study was to determine
the relationship between physical conditions, personality, education, environment,
religion and culture as the factors that influence the adaptability of new students
at STIKes Payung Negeri Pekanbaru during the Covid-19 pandemic. The type of
research used is quantitative research with a correlation design and using astudy
approach cross sectional. This research was conducted at STIKes Payung Negeri
Pekanbaru. The research sample as many as 102 respondents were taken using
thetechnique. Random Sampling The measuring instrument for factors used a
questionnaire that had been tested for validity and reliability with an r table value
of 0.553. The test values are valid for physical conditions (0.626-0.881) and
reliability (0.626), personality (0.605-0.879) and reliability (0.855), education
(0.574-0.924) and reliability (0.859), environment (0.588-0.835) and reliability
(0.738 ), religion and culture (0.553-0.835) and reliability (0.716) and there are
31 valid and reliable questions, while the self-adjustment instrument uses a
questionnaire from the research (Rovika, 2021). The analysis used isstatistical
test Chi-Square. The results showed that there was a significant relationship
between physical condition, personality, education/education, environment and
religion and culture with the self-adjustment ability of new students at STIKes
Payung Negeri Pekanbaru with p value <0.05. The results of this study are
expected to be a reference for further researchers to discuss the efforts that can be
made in overcoming the adjustment problems that occur in new students who will
enter the world of lectures.
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